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Inledning 
Finspångs kommun har det senaste decenniet arbetat aktivt med strategisk 

samhällsutveckling och översiktsplanering, det som kommit att benämnas rullande 

översiktsplanering. Att nu arbeta fram denna planeringsstrategi är ytterligare ett 

sätt att lyfta, diskutera och prioritera de frågor som idag är kända och bedöms 

kunna påverka samhällsutvecklingen den kommande fyraårsperioden.  

 

 

Syfte  

Detta dokument, Planeringsstrategi, syftar till att vara en grund till bedömningen 

om översiktsplanen är aktuell i förhållandena i Plan- och Bygglagen (PBL, Plan- 

och bygglag (2010:900) samt att föreslå prioritering för Finspångs kommuns 

strategiska samhällsutveckling och översiktlig planering för de kommande fyra 

åren. 

Översiktsplan 2020 

Finspångs kommuns översiktsplan är ny, den antogs den 17 februari 2021 (KF 

2021-§ 35 Dnr: KS.2020.0905) och vann laga kraft i december samma år. Arbetet 

med översiktsplanen inledes 2015 med aktualitetsprövning av den då gällande 

översiktsplanen från 2011. I aktualitetsprövningen, som antogs av 

kommunfullmäktige 27 januari 2016, (KF §8, Dnr: KS.2015.0683.212) 

konstaterades att utvecklingen de föregående åren hade gått så pass snabbt att 

översiktsplanen behövde arbetas om. Förvaltningen fick uppdrag om två 

fördjupade översiktsplaner. Detta beslut ändrades våren 2017 till att omfatta en 
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helt ny kommunövergripande översiktsplan. (KF 2017-§ 97 Dnr: KS.2016.0815) I 

samma tidsperiod, juni 2017, beslutades om tillväxtmålet 30/35, som tillsammans 

med Agenda 2030 har varit ramarna för arbetet med Översiktsplan 2020. 

2017 och 2018 genomfördes inledande utvecklingsdialoger med alla som var 

intresserade i Finspång. Samråd för Översiktsplan 2020 hölls tidigt under 2019. 

2020 genomfördes granskningen och antagandehandlingen arbetades fram. Mer 

information kring hela samrådsprocessen med utvecklingsdialogerna och det som 

omfattas av plan- och bygglagen finns i Översiktsplan 2020, flik 1. 

 

Varför är arbetet med översiktsplanering viktigt? 

Samhällsbyggnadsprocessen är omfattande och innehåller många olika moment. 

Bilden ovan illustrerar några av de mest centrala och omfattande momenten. För 
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att någon, kommunen, eller ett företag (byggherre eller exploatör) eller en enskild 

person ska kunna få bygga något. Eller göra någon annan ändring på sin mark 

eller byggnader behövs en inriktning för hur mark och vatten ska användas i 

kommunen. Det görs via översiktsplaneringen som ger den strategiska inriktningen 

för all mark- och vattenanvändning i kommunen. Det oavsett vem som äger 

marken, det kallas oftast det kommunala planmonopolet. Översiktsplanen anger 

var det ska finnas exempelvis service, nya stora vägar, naturmark, bostäder eller 

industri. Utpekande är övergripande och det finns mycket kvar att utreda och 

avväga, det görs i en detaljplan. Där bestäms exakt var vad som får byggas, hur 

det får byggas och vad som ska bevars av det som finns på platsen idag. När 

detaljplanen är antagen och vunnit laga kraft så kan man ansöka om bygglov för 

det som detaljplanen säger är tillåtet. 

I vissa fall behövs inte detaljplan och då kan man utifrån översiktsplanen söka så 

kallat förhandsbesked eller en lokaliseringsprövning och sedan bygglov.  

Översiktsplanering är viktigt för att hålla samman många olika intressen och viljor i 

en kommun och att prioritera vad som bedöms vara viktigast på en specifik plats. 

Processen enligt plan- och bygglagen erbjuder också bra tillfällen till 

medborgardialoger och information om samhällsbyggandsprocessen. 

Vad innebär planeringsstrategi? 

I april 2020 ändrades plan- och bygglagen i några avseenden gällande kap 3, 

översiktsplanering. Då arbetet redan pågick med Finspångs nya översiktsplan 

omfattades Finspång inte av alla ändringar. Det som kom att påverka Finspång 

mest är ändringarna om det som tidigare kallades för aktualitetsprövning, vilket nu 

mer kallas planeringsstrategi.  

3 kap Plan- och bygglagen. 

” Översyn av planens aktualitet 

23 §   Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 

månader efter ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktige 

   1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för 

översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med 

översiktsplaneringen, och 

   2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 

3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §. 

En planeringsstrategi kan ändras fram till nästa ordinarie val. 

Kraven i första stycket gäller dock inte om fullmäktige i stället antar en ny 

översiktsplan inom den tid som anges där. Lag (2020:76).”  
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En planeringsstrategi ska innehålla: 

• Ställningstaganden om det behövs fördjupningar, vidare utredningar eller 

tematiska tillägg i frågor som upptäckts inte hanteras tillräckligt omfattande i 

översiktsplanen. 

• Ställningstaganden om det inte behöver genomföras något särskilt, eller om en 

ny översiktsplan bör arbetas fram. 

• Planeringsstrategin kan vara ett sätt att planera arbetet med 

översiktsplaneringen under en tidsperiod och skapa en bred förankring inom 

förvaltningen och inom politiken. Den ger möjlighet att frågor om översiktlig 

planering kan hållas levande över tid. Den kan ses som en genomförandeplan 

för de kommande fyra åren. 

Genomförande av översiktsplan 2020 
I samband med antagande av Översiktsplan 2020 beslutades om referensgrupp för 

genomförande av Översiktsplan 2020, ”referensgrupp för genomförande av 

översiktsplan 2020” den så kallade G:ÖP-gruppen. (Dnr: KS.2020.1283). 

G:ÖPgruppens syfte var att ge inriktningar för arbetet med att genomföra 

översiktsplanen vilket innebar politiska medskick i olika processer på en strategisk 

nivå. 

Gruppen startade sitt arbete i mars 2021 och har under åren genomfört 10 möten 

fram till och med november 2022. Minnesanteckningarna har delgetts 

kommunstyrelsen löpande. Vidare har kommunstyrelsen fått en muntlig återrapport 

av gruppens arbete efter första året.  

Under 2021 samt 2022 har G:ÖPgruppen  informerats om arbetet med 

genomförandet av översiktsplanen, fått efterfrågad information i olika sakfrågor och 

gett politiska inspel och prioriteringar till arbetet. Beslut om uppdrag har tagits av 

kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. 

Gruppens mandat gick ut 2022-12-31 och gruppen har därmed slutfört sitt 

uppdrag. Under sitt sista möte konstaterade gruppen att deras bedömning är att 

Översiktsplan 2020 är fortsatt aktuell. Översiktsplanen ska utvecklas och 

genomföras genom arbete med genomförandet samt att arbeta fram olika former 

av planeringsunderlag. 

Inom förvaltningen har samordning av genomförandet främst skett via dialog och 

samverkan mellan handläggare/tjänstemän. Ingen strukturerad grupp med 

handläggare har varit aktiv i detta skede.  
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Kontinuerlig översiktsplanering 

Arbetet med översiktsplaneringen och dess genomförande kan ske på olika sätt.  

Dels så kan Översiktsplan 2020 utvecklas genom tillägg eller fördjupningar. Ett 

tematiskt tillägg (TÖP) till en översiktsplan är en fördjupning av översiktsplanen för 

att tillgodose ett särskilt allmänt intresse, som exempelvis vindkraft.  En fördjupning 

av översiktsplanen (FÖP) används i ett mindre avgränsat geografiskt område, som 

exempelvis för orten Rejmyre. Tematiska tillägg samt fördjupningar till 

översiktsplanen ska följa samma bestämmer i plan- och bygglagens 3 kapitel som 

en kommunövergripande översiktsplan.  

Dels så kan översiktsplaneringen utvecklas genom olika kunskapsundersökningar, 

karteringar, inventeringar eller annat arbete med strategiska dokument. Dessa 

behöver inte följa plan- och bygglagens 3 kapitel och behöver inte antas av 

kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Oftast benämns likande uppdrag och 

slutrapporter som ”Planeringsunderlag”. Två exempel på sådan är 

Bostadsförsörjningsprogrammet samt Natur- och friluftsplan. Ofta sker liknande 

uppdrag inom förvaltningen eller av konsulter med specialkunskap. Dessa 

underlag blir viktiga inför kommande revideringar av översiktsplanen eller nya 

planeringsstrategier. 

Utvärdering av översiktsplanen  
Detta avsnitt syftar till att beskriva och bedöma Översiktsplan 2020s aktualitet 

utifrån gällande Plan- och bygglag. 

Länsstyrelsens underlag till planeringsstrategin  

Inför kommunens bedömning av översiktsplanens aktualitet ska Länsstyrelsen 

tillhandahålla ett underlag. Syftet är att detta ska hjälpa kommunen att göra en 

bedömning om översiktsplanen är aktuell.  

Underlaget utgör en redovisning av vilka statliga och mellankommunala intressen 

som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet och ska ange hur 

länsstyrelsen bedömer att de berörda intressena förhåller sig till översiktsplanen 

samt om någon del av länsstyrelsens granskningsyttrande inte längre gäller.  

Länsstyrelsen sammanfattar sitt underlag till Finspångs kommun genom att 

konstatera att granskningsyttrande till översiktsplan 2020 fortsatt är aktuell samt att 

inga nya riksintresseanspråk finns inom kommunen. Länsstyrelsen uppmuntrar 

även Finspångs kommun att inom 24 månader från valet 2022 val ta fram en ny 

översiktsplan.   
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Enligt 3 kap Plan- och bygglagen. 

”26 §   Länsstyrelsen ska i ett underlag till kommunen redovisa sådana 

statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för 

översiktsplanens aktualitet. Redovisningen ska göras under den andra 

halvan av tiden mellan två ordinarie val till kommunfullmäktige. 

I underlaget ska länsstyrelsen ange 

   1. hur dessa intressen förhåller sig till översiktsplanen, och 

   2. om länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller. 

Länsstyrelsen ska även lämna ett sådant underlag till kommunen när 

kommunen begär det. Lag (2020:76)” 

 

Nedan återfinns en sammanfattning av Länsstyrelsens synpunkter tillsammans 

med en kommentar från Finspångs kommun.   

I sitt yttrande lyfter länsstyrelsen följande saker att särskilt beakta framöver. 

• Riksintressemyndigheterna genomför en översyn av riksintresseanspråk 

med syfte att minska dessa. För närvarande arbetar Naturvårdsverket 

samt Riksantikvarieämbetet med regeringsuppdraget (Omprövning av 

vissa riksintresseanspråk) Inga områden i Finspångs kommun berörs 

under 2022.  

Finspångs kommuns kommentar: Noteras. 

• Framtida översiktsplan behöver en koppling till besluten om nya 

miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten i distriktet Södra Östersjön 

med tillhörande åtgärdsprogram. Framför allt omfattar det att förklara och 

geografiskt placera åtgärder för att nå miljökvalitetsnormen (MKN), att 

arbeta med VA-standard på landsbygden samt tätortens 

dagvattenhantering.  

Finspångs kommuns kommentar: Arbete pågår. 

• Att utveckla den strategi (i översiktsplanen) som finns för klimatrelaterade 

risker i vid nybyggnation att även omfatta hur klimatrelaterade risker ska 

hanteras i redan befintlig bebyggd miljö, hur dessa ska hanteras, minska 

eller upphöra. Finspångs kommuns kommentar: Ingen åtgärd i denna 

planeringsstrategi. 

• Uppdatera bostadsförsörjningsprogrammet enligt den reviderade ”Lagen 

om kommunernas bostadsförsörjning” som började gälla 1 oktober 2022. 

Finspångs kommuns kommentar: Ingår i förvaltningens löpande uppdrag.  
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• Tydliggöra och förankra beslutad RUS, Regional utvecklingsstrategi i 

översiktsplanen.  

Finspångs kommuns kommentar: Ingen åtgärd i denna planeringsstrategi.  

• Att inarbeta riktlinjer för gestaltad livsmiljö i kommande översiktsplanering i 

enlighet med ”Politik för en gestaltad livsmiljö (prop 2017/18:110). 

Finspångs kommuns kommentar: Åtgärd föreslås. 

• Att belysa kommunens dricksvattenförsörjning och tydlig visa hur 

kommunen avser säkerställa en långsiktig tillgång till dricksvatten. 

Finspångs kommuns kommentar: Arbete pågår.  

• Kommunen behöver utveckla översiktsplanering med avseende på ett 

robust samhälle samt totalförsvaret. Dels genom att ta tydliga 

ställningstaganden gällande bevarande och tillskapande av gamla och nya 

skyddsrum. Men också att minska sårbarheten för samhällsviktiga 

verksamheter, såsom framtida behov för reningsverk, elförsörjning eller 

livsmedelsproduktion.  

Finspångs kommuns kommentar: Arbete pågår. En inventering av 

skyddsrum har genomförts. Arbete med ” robust samhälle och minska 

sårbarheten för samhällsviktiga verksamheter” pågår kontinuerligt bland 

annat genom arbetet med RSA, risk- och sårbarhetsanalys. En ny RSA 

beräknas antas under 2023. Utöver detta arbetas det med 

kontinuerlighetsplanering vilket bland annat omfattar behov av reservkraft. 

Frågorna hanteras i kommande revidering av översiktsplan i lämplig 

omfattning vid den tidpunkten. 

• Stärka kopplingen mellan natur- och friluftsplanen och 

översiktsplaneringen. 

Finspångs kommuns kommentar: Arbete med en grön- och blåstruktur är 

påbörjat 2023.  

• Att uppmärksamma hur planeringen ska bidra till att bevara och nå 

gynnsamma bevarandestatus för skyddade arter.  

Finspångs kommuns kommentar: Ingen åtgärd i denna planeringsstrategi. 

• Tydliggöra och förankra målen i den regionala friluftstrategin.  

Finspångs kommuns kommentar: Ingen åtgärd i denna planeringsstrategi. 

Hela Länsstyrelsen yttrande finns bilagt som bilaga 1. 
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Planens aktualitet i förhållande till kraven i Plan- och 
bygglagen 

I tabellen nedan redogörs för hur översiktsplanen förhåller sig till gällande krav i 

Plan- och bygglagen (3 kap, 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §). Grön 

färgkodning innebär att kraven uppfylls. Gul färgkodning innebär att kraven uppfylls 

till stor del. Röd färgkodning innebär att kraven inte uppfylls. 

 

Lagrum  

(Plan- och 

bygglagen) Krav Bedömning 

3 kap 3 § Kommunen ska redovisa 

grunddragen i fråga om den 

avsedda användningen av 

mark- och vattenområden för 

hela kommunen. 

Uppfylls i översiktsplanen.  

3 kap 3 § Grunddragen ska 

framgå av en karta. 

Uppfylls i översiktsplanen genom 

kartan i flik 2 ”Karta”, främst 

huvudlager ”Användning”. 

3 kap 3 § Av planen ska det även 

framgå hur kommunen anser 

att den byggda miljön ska 

användas, utvecklas och 

bevaras. 

Uppfylls av de strategier för 

bebyggelseutveckling samt 

ställningstaganden i 

utvecklingsområden och förtätningar 

som pekas ut i översiktsplanen. 

Kulturmiljöprogrammet samt natur- 

och friluftsplanen kan tillföra 

underlag med särskilt fokus på den 

befintliga byggda miljöns utveckling 

och bevarande. 

3 kap 4 § Kommunen ska i 

översiktsplanen redovisa de 

förhållanden som med 

hänsyn till de allmänna 

intressena i 2 kap. kan ha en 

väsentlig betydelse för 

sådana beslut om bland 

annat detaljplaner, 

förhandsbesked och 

bygglov. 

Översiktsplanen uppfyller till stora 

delar samtliga krav gällande 

allmänna intressen. Översiktsplanen 

behöver dock utvecklas i sina 

ställningstaganden gällande främst 

MKN (miljökvalitetsnorm) vatten och 

gestaltad livsmiljö. Vidare behöver 

kapacitet och anslutningsmöjlighet 

till energisystemet utredas. Även 

frågor kopplade till ”åtgärder för att 
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skydda befolkningen mot och 

begränsa verkningar av 

stridshandlingar”. behöver ses över i 

kommande planering.  

3 kap 4 § Riksintressen enligt 3 eller 4 

kap. miljöbalken ska alltid 

redovisas. 

Trafikverkens beslut hösten 2022 

(TRV 2020/131663 2022-09-27) 

innebär att riksväg 51 inte längre 

klassas som riksintresse. Det gör att 

riksintresset inte redovisas korrekt i 

översiktsplanen då beslutet togs 

efter att planen antogs.  

3 kap 4 § Av planen ska det framgå 

hur kommunen anser att 

riksintressen ska tillgodoses. 

Uppfylls genom ställningstaganden 

markanvändningskartan i 

översiktsplanen samt i den flik som 

hanterar riksintressen. 

3 kap 4 § Av planen ska det framgå 

hur kommunen anser att 

gällande miljökvalitetsnormer 

enligt 5 kap. miljöbalken ska 

följas 

MKN (miljökvalitetsnorm) vatten och 

hur Finspångs kommun kan arbeta i 

översiktsplanen för att skapa 

förutsättningar för att undvika bland 

annat vandringshinder behöver 

utredas vidare. 

3 kap 5 § Av översiktsplanen ska även 

följande framgå hur 

kommunen avser att 

tillgodose det långsiktiga 

behovet av bostäder. 

Beskrivs i översiktsplanen främst 

genom utpekande och motivering till 

de utvecklingsområden som pekas 

ut.  Bostadsförsörjningsprogrammet 

samspelar med översiktsplanen. 

Bostadsförsörjningsprogrammet ska 

revideras under 2023 i enlighet med 

förändrad lagstiftning. 

3 kap 5 § Av översiktsplanen ska även 

följande framgå hur 

kommunen i den fysiska 

planeringen avser att ta 

hänsyn till och samordna 

översiktsplanen med 

relevanta nationella och 

regionala mål, planer och 

program av betydelse för en 

Översiktsplanen bedöms hantera 

dessa frågor på tillfredställande sätt, 

men de lagändringar som 

Länsstyrelsen lyfter i sitt yttrande 

behöver utredas vidare. 
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hållbar utveckling inom 

kommunen. 

3 kap 5 § Av översiktsplanen ska även 

följande framgå sådana 

områden för 

landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen som avses 

i 7 kap. 18 e § första stycket 

miljöbalken, 

Redan i översiktsplan 2011 pekades 

områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära läge (LIS). Inför arbetet 

med översiktsplan 2020 har en 

utvärdering av de tidigare områden 

gjorts och även prövats mot den 

vägledning som arbetades fram av 

länsstyrelsen år 2011. Efter detta har 

reviderade förslag på LIS-områden 

pekats ut och antagits i 

Översiktsplan 2020 utan synpunkter 

från länsstyrelsen. 

3 kap 5 § Av översiktsplanen ska även 

följande framgå kommunens 

syn på risken för skador på 

den byggda miljön som kan 

följa av översvämning, ras, 

skred och erosion som är 

klimatrelaterade samt på hur 

sådana risker kan minska 

eller upphöra. 

I fliken ”Förutsättningar och 

Riktlinjer” finns detta angivit och 

varje avsnitt innehåller riktlinjer för 

det kommande arbetet. Det finns 

även flertalet planeringsunderlag 

under flik ”Underlag”. 

3 kap 5 § Av översiktsplanen ska även 

följande framgå om 

översiktsplanen avviker från 

en regionplan för länet, på 

vilket sätt den gör det och 

skälen för avvikelsen. 

Region Östergötland har en 

nyantagen utvecklingsstrategi (RUS) 

vars övergripande delar har arbetats 

in översiktsplanen innan regionen 

antog RUS.  I dagsläget arbetar 

Region Östergötland fram en rumslig 

strategi (RUM) som på ska ingå i 

revideringen av RUS innevarande 

mandatperiod. 

 

Östergötland har inget uppdrag att 

anta/ha en regionplan. 

3 kap 5 § Av översiktsplanen ska även 

följande framgå sådana 

områden och verksamheter 

som angår två eller flera 

I arbetet med översiktsplanen lades 

kraft på att utveckla de 

mellankommunala frågorna. Det 

finns ett avsnitt som beskriver vad 

Finspång lyfter som viktiga aspekter, 
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kommuner eller är av 

regional betydelse. 

vad Finspång kan bidra med och vad 

som behövs från kringliggande 

kommuner. Finspång är även en del 

av ett nätverk för de östra 

kommunerna som hanterar 

planeringsfrågor. En 

avsiktsförklaring finns även antagen i 

kommunfullmäktige i Finspång, 

Norrköping, Söderköping och 

Valdemarsvik om ett arbete kring 

lokalt arbetsmarknadsområde (LA) 

Norrköping. 

Flik 5, Genomförande 

I antagandet av Översiktsplan 2020 så angavs ett antal olika uppdrag och 

kunskapsunderlag som bedömdes behövas inom planperioden. Förvaltningen 

arbetar löpande med uppföljning av uppdragen och detta återfinns i bilaga 2.  

Synpunkter och kommande behov  

Under hösten 2022 har flera möten mellan utredare, handläggare och andra 

tjänstemän inom olika avdelningar och sektorer genomförts för att följa upp 

Översiktsplan 2020 och diskuterade kommande behov.  Generellt framkommer att 

Översiktsplan 2020 upplevs fortsatt aktuell och relevant.  

Under diskussioner har ett antal förslag, synpunkter och behov framkommit. Det 

omfattar både hur förvaltningen arbetar, vilka nya utredningar som bedöms 

behövas samt utvecklingsmöjligheter i den digitala översiktsplanen. Dessa 

redovisas kortfattat nedan. 

• Översiktsplanen är tillgänglig via webben och används i många fall i det dagliga 

ordinarie arbetet. Det finns utvecklingspotential för framtiden att förtydliga och 

göra det enklare att hitta rätt för sällananvändare, och då även troligen för 

medborgare. 

Förslag: Sökbarhet i digitala versionen bör utvecklas. Enklare översikt om vad 

som finns var. 

• Översiktsplanen används för att prioritera mellan olika uppdrag och mellan 

olika markanvändningar och den är viktig som beslutsunderlag för bland annat 

lovgivning och prioritering av kommande detaljplaner. Översiktsplanen är inte 

juridiskt bindande utan vägledande. För att utveckla arbetet med hur 

översiktsplanens vägledande roll vid behov ska kunna omprövas och 
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diskuteras behöver nya processer och samverkan initieras internt. Som 

exemplen kan nämnas ny kunskap om fritidsområden eller verksamhetsmark 

som i vissa fall skulle kunna gynna Finspångs utvecklig bättre med annan 

markanvändning än den utpekade i översiktsplanen. 

Förslag: Samverkan för att vid behov diskutera översiktsplaners intentioner 

mellan sektorer och olika funktioner.  

• När den rullande, kontinuerliga, översiktsplaneringen fungerar väl och ny 

kunskap och utvecklade ställningstaganden arbetas fram i planeringsunderlag, 

fördjupningar och tillägg, behöver dessa synliggöras. Hur detta kan ske i den 

digitala översiktsplanen återstår att utreda.  

Förslag: Prioritera en arbetsgrupp som tar fram förslag på hur ny kunskap kan 

komplettera Översiktsplan 2020 digitalt utan att ändra i översiktsplanen.  

• Följs översiktplanearbetet upp på ett tillfredställande sätt? Hur arbetas det med 

uppföljning och redovisning av arbetet med översiktsplanen? 

Förslag: Skapa en arbetsgrupp som kartlägger hur Översiktsplan 2020 följs 

upp, mot vilka mätetal och indikatorer, samt om det kan utvecklas.  

• Det finns ett planeringsunderlag och ställningstagande kring byggnation på 

jordbruksmark i Översiktsplan 2020. ”Strategi för jordbruksmark”. Efter planens 

antagande har det kommit nya domar och förändrad praxis vilket leder till att 

ställningstagande i det planeringsunderlaget inte längre håller för prövning i 

högre instans. I den nya praxisen är taxeringen central då man inte längre 

lägger lika stor vikt vid den. Då Bygg- och miljönämnden följer praxis i sina 

beslut frångår de därför ibland översiktsplanens intentioner.  

Förslag: Noteras 

• I arbetet med skyfallskartering upptäcks att vi även behöver kunskap om höga 

flöden, det vill säga mycket vatten under lång tid. Den kunskapen saknas i dag. 

Förslag: Bör kartläggas. 

• Sedan en tid tillbaka talas det mycket om effektbrist och elbrist. Kunskapen om 

vilka möjligheter till utökat effektuttag i form av nya bostäder, ladd-infrastruktur 

eller utbyggd industri som finns är låg. Lika låg är kunskapen om hur stora 

möjligheterna är att koppla in överskott från exempelvis solceller och vindkraft i 

näten. 

Förslag: Bör kartläggas. 
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För att lyckas skapa en rullande översiktsplanering, kontinuerlig, som lever skulle 

både en politiksstyrgrupp och en tjänstemannagrupp behövas. Den politiska 

gruppen skulle ha som syfte att följa processerna och vid behov prioritera och ge 

vägledning. 

En tjänstemannaarbetsgrupp som träffas någon gång om året skulle ha som syfte 

att lyfta genomförandet av översiktsplanen kopplat till nuvarande arbete och 

kommande utredningsbehov, utbyta erfarenheter och se möjliga 

samverkansformer för att dra nytta av kunskaper inom olika avdelningar. 

Utöver ovanstående saker så behöver ett system för att säkerställa att 

planeringsunderlag som gäller en viss tidsperiod revideras enligt plan, som 

exempelvis bostadsförsörjningsprogram. 

Översiktsplanens aktualitet och 
prioriteringar 
Finspångs kommun bedömer, trots Länsstyrelsen yttrande, att Översiktsplan 2020 

är fortsatt aktuell. Översiktsplanen antogs i februari 2021och vann laga kraft i 

december 2021. Arbetet med att genomföra dess intentioner och mål till 2035 är 

påbörjat och pågår med god fart. 

Översiktsplanen är väl känd och används dagligen inom relevanta verksamheter 

men främst inom tillväxt, plan, mark och bygglov. 

Översiktsplanen även väl förankrad i den politiska organisationen som 

återkommande ger uppdrag och styr baserat på dess strategier. 

Behov av vidare utredningar 

Utifrån utvärderingar, bedömningar och samlad information inom förvaltningen 

förslås följande nya utredningar inför kommande översiktlig. 

• Behovet av att arbeta in totalförsvarets intressen i översiktsplanen lyfts av 

Länsstyrelsen i deras underlag. Det är även en punkt i allmänna intressen 

som kan fördjupas i kommande översiktsplan. 

• Fortsatta utreda behov av att minska sårbarheten för samhällsviktiga 

verksamheter och hur. 

• Utreda höga flöden eventuell påverkan på kommande och befintlig 

bebyggelse och infrastruktur. 
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• Utreda kommunens tillgång till energi/el för kommande utbyggnad av 

bostäder och verksamheter samt möjligheter att koppla in lokalt 

producerad koldioxidfri energi. 

• Se över strategi för jordbruksmark. 

 

Förslag på prioritering kommande fyraårsperiod 

Förvaltningen förslår följande prioritering fram till dess att en ny översiktsplan eller 

en ny planeringsstrategi antas av kommunfullmäktige, dock senast till 24 månader 

efter ordinarie valdag 2026. 

För följande uppdrag krävs prioritering av resurser, både avseende förvaltningens 

medarbetare och medel för externa konsulter eller tillfälliga interna. Arbetet ska i 

första hand hanteras inom ram. Eventuella behov av extra resursers äskas enligt 

gängse ordning  

 

Prioritet 1 

• Att slutföra Tematiskt tillägg för Vindkraft enligt uppdrag. 

 

Prioritet 2 

• Att fortsatt arbeta med miljökvalitetsnorm (MKN) för vatten, dagvattenfrågor 

samt övriga vattenfrågor. 

• Att påbörja arbetet med att utreda energifrågorna, främst gällande elförsörjning 

för bostäder, verksamheter, ladd-infrastruktur och inkoppling av solceller. 

• Att fortsätta det påbörjade arbetet med ett robust samhälle och minskad 

sårbarhet för samhällsviktiga verksamheter samt civilt försvar i enlighet med av 

myndigheter givna riktlinjer och Länsstyrelsens yttrande. 

 

Prioritet 3 

• Att arbeta fram en arkitekturstrategi i enlighet med Länsstyrelsen yttrande. 

• Att vidareutveckla etableringsprocessen och skapa utvecklade rutiner, för att 

öka attraktiviteten. 

• Att utreda höga flöden. 

• Att ta fram en parkeringsnorm. 


